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Acta de la sesion ordinaria numero 1406-2024 de la Junta Directiva de la Camara
Costarricense de Corredores de Bienes Raices, celebrada el 12 de diciembre del 2024 de
forma virtual por medio de la plataforma Google meet. Se inicia la sesién a las 9:30 horas
contando con la participacion de los siguientes miembros de la Junta Directiva:

Miembros Presentes:

Juan Carlos Majano Medina- Presidente
Kattya Esquivel Valerin - Vicepresidenta
Ménica Lépez Lutz — Secretaria

Dario Jiménez Barrantes - Tesorero

Edgar Antonio Arias Mora - Vocal 1
Leonard Joel Cambronero Jiménez - Vocal 2
Marianela Sibaja Murillo - Fiscal General

* Marco Andrade Villalobos - Fiscal Suplente

Ausente con justificacion:

¢« Daysi Briones Huete — Vocal 3

ARTICULO PRIMERO. CONFIRMACION DEL QUORUM: El sefior Juan Carlos Majano
Medina inicia la sesién con la confirmacion del quérum de ley.

ARTICULO SEGUNDO: APROBACION DE LA AGENDA.

1. Confirmacién del quérum. 2. Aprobacién del orden del dia. 3. Aprobacién del acta 1405.
4. Solicitud de audiencia. 5. Correspondencia. 6. Informe de Presidencia. 7. Informe de
Vicepresidencia. 8. Informe de Secretaria. 9. Otros informes. 10. Seguimiento de acuerdos.
El Sr. Juan Carlos Majano somete a votacién la aprobacion del orden del dia.

ACUERDO 281-2024: Por unanimidad se aprueba el orden del dia de la sesion
ordinaria 1406-2024 del 12 de diciembre del 2024.

ARTICULO TERCERO: Lectura y aprobacién del acta n."1405

Se realizan observaciones de forma al acta. Se somete a votacion la aprobacion del acta
1404-2024.

ACUERDO 282-2024: Por unanimidad se aprueba el acta de la sesion de Junta
Directiva nimero 1405-2024.

ARTICULO CUARTO: AUDIENCIA
Se recibe en audiencia al Sr. Adrian Mora Solano.

Se discute la nota enviada por el Sr. Javier San José, toda vez que el cobro es del 2023 y
2024 pero dado el cambio que hubo de la Junta Directiva, hubo pagos que se hac_mp por
medio de cheques a nombre del mensajero para que lo cambiara y realizara el depaésito.

El Sr. Adrian Mora Solano indica que el contrato quedd a cargo de la gerencia. El c‘onvenio
MLS Universo inicié negociaciones en el ano 2020,_ el primer afio no se cobr:o por la
pandemia y se trata de un grupo de Espafia que realiza convenios con varios paises para
brindar taileres relacionados con tendencias actuales de MLS, mercado, etc, y todos los
afios hacen un congreso llamado Universo MLS. A partir del 2022 empezaron a coprar un
canon de €500 euros anuales para pertenecer a la red netwqumg internacional y
adicionalmente se tenia que pagar un peaje de €1 euro por asociado para que los 500
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ta en el congreso. El contrato se debia revisar no
trario se prorrogaria de forma automatica. Se

debe tener en cuenta que OMNI brinda la plataforma donde no se paga ningin cargo

s ; < ¢ itacion. De no querer continuar con el
ativo v con los espaiioles se brinda capacitacion .
administr: y P carlo a la brevedad posible. Por otra parte,

convenio con los espafioles, se sugiere COIIlIll.’li A - ).
sugiere consultar que, si esta cobrando el periodo 2024, por que no se remiti6 a la Camara
el enlace para participar en alguna actividad del congreso de este afio. Aclara que, €l 2022

fue pago, lo que se tiene que verificar son los pagos del afio 2023.

asociados participaran de forma gratui
recuerda si a los dos afios, ya que de lo con

El Sr. Juan Carlos Majano aclara que la Junta Directiva decidié concluir la alianza con
Universo MLS, se revisara la documentacién respectiva, asi como los pagos que se han

realizado.

ARTICULO QUINTO: CORRESPONDENCIA

———-- Forwarded message ~-------
De: Javier San Jose Ugena <jsanjose@mis es>
Date: mid, 11 dic 2024, 03:29

Subject: Cuotas pendientes Universo MLS

To: <presidencia@camara.cr>

Cc: Adnian Mora Solano <adrianmara. solano @gmail.com>

Buenos dias Juan Carlos.

Pongo en copia a Adrian, anterior presidente de la Camara. Adrian fue impulsor, cémo presidente de la camara, deal
proyecto de Universo MLS con el resto de grupos participantes. Este proyecto ha servido para poner en contacto a

diferentes proyectos de MLS en el munde.

El MLS de Espafia asumid lo referente a organizacion y administracion y pusimos al servicio del proyecto el staff de
nuestro grupo. Por ello se realizaron pagos consensuados con el grupo de los que todos nos debiamos hacer
responsabies. Desde hace mas de un ano tenemos pendiente un pago de 1.100 € por parte de vuestra cadmara que no
paran de reclamarme desde contabilidad. Ya se ha reclamado de todas las formas y maneras y solo una vez recibi
respuesta por parte tuya, el 11 de juiio, en donde me decias que ibas a pedir respaldo de los pagos a tu contador y nos lo

pasabas, pero se pasan los meses y seguimos sin resolver esta deuda.
Te ruego que por favor que procedais al pago de la deuda pendienta.

CGuedo a la espera de tus noticias.

Un saludo

Javier San José Ugena
Gerente de MLS
Tif: +34 629 47 12 81

Email: jsanjose@mls.es
Web: www.mls.es

LI 7]
ACUERDO 283-202’4: Por unanimidad se aprueba revisar la documentacién que
respalde la ejecucién de pago y participacién de la Cimara en lo que respecta a la
alianza re.alizada con Universo l\flLS, a fin de determinar si existe documentacién del
pago realizado de lo contratacién se debera efectuar el pago correspondiente antes
del 20 de diciembre del 2024. ACUERDO FIRME,

2. Correspondencia con relacién a situacién de la Sra. Karla Cooper
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Presidente CCCBR

El jue, 5 dic 2024, 15:15, Capacitacion COCBR < soac 1ac on 0 camana cr> escribio:
Buenas tardes don Juan Carlos.

Espero que se encuentre bien.

Les presento of caso de dofia Karla Cooper, quien realizd el curso eh noviembre de 2023, Ella nos informa que envid toda la
documentacién requerida, pero Ia persona encargada en ese momento perdid los documentos. Ademas, nunca racibié una
notificacién sobre Ta pérdida da 1a documrentacidn, por lo que quedd esperando el resultado de su postulacién.

Posteriormente, le informaron que no podian afisria debido a cambios en |a junta directiva, y cada vez que insistia, recibia Ia
misma respussta, Como resultado, los custro meses de cobertura por los $300 del curso caducaron, y ahora ella desea
incorporarse nuevamente, pera considera injusto que deba pagar $160 debido a un errar y desorden Interno de la cdmara que
caust la caducidad del plazo.

Dofia Karla solicita una revisibn de su caso y pide que s le exima del pago por la incorporacidn, ya tiene la documentacién
lista para la postulacibn del 12 de diciembre.

Quedo atenta 2 sus indicaciones

Saiudos Cordiales

CRE

et
——

CAROLINA CANO P.
{+506) 7263 09 . Ext. 101 / www.camara cr l@oo@aoo

De: Karla Cooper <i.ariacooper6 @ gmail.coms

Date: jue, 5 dic 2024 a las 13:29

Subject: Adjunto imagen- Be: Comunicado Importante sobre su Postulacion
To: Capacitacion CCCBR <capacitacion@camara.cr>

ACUERDO 284-2024: Se conoce caso de la Sra. Karla Cooper y al respecto por
mayoria, se aprueba su afiliacién a la Cimara, dado que la respuesta debié habérsele
brindado por la Junta Directiva anterior, se le exonerard actualmente del pago de los
derechos de afiliacién, ya que en su momento cumplié con el pago respectivo.

ACUERDO FIRME.

ACUERDO 285-2024: Por mayoria se aprueba revisar la lista de estudiantes que
realizaron el curso de Correduria en noviembre del 2023, a fin de que se les exonere
del pago de afiliacién a la Cdmara previo acuerdo de Junta Directiva.

ARTICULO SEXTO: INFORME DEL PRESIDENTE

6.1 El Sr. Juan Carlos Majano indica que dias atras habia conversado con el Tesorero de
la Junta Directiva del Colegio de Microbidlogos el cual le indicé que estan elaborando la
escritura para proceder en enero del 2025 con la venta de la actual sede de la Camara, en
la cual no mediara ninguan crédito hancario, Antes del 20 de enero del 2025 se tratara de
proceder con la firma del documento, toda vez que €l tendra que asistir a la actividad de
ACOVIR en Panama, para lo cual, solicita a la Directora del Comité de Mercadeo divulgar

la noticia entre los asociados.

La Sra. Ménica Lopez expresa que la Comision de sede se reunio, y en dicha reunion se dio
una amplia discusién sobre los requisitos de revision de las ofertas; no obstante, no se
llegé a un consenso.

ARTiCULO SETIMO: INFORME DE LA VICEPRESIDENTA

7.1 Audiencia Oscar Wong proyecto de Mercadeo.
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El Sr. Oscar Wong presenta tres proyectos: venta en linea par abcomelgla]iali Ser‘f(liCIOS
(cursos) y productos. Se debe solucionar la situacmp de You’_I‘u [ end rm1 ofeﬂdeos
siempre estaran al acceso de la persona, por tal razon se Sugler ekleelt HE CO? tar;l 0a
Vimeo para que se vea el video pero que no se pueda.c_or’:npartlr el link. rms;)rna P 3 01'{'{1&
que se utilizaria para comercio electrénico les permitiria chder PT OdUCtOIS- dal‘ ac uClElClgri
se propone utilizar un sistema e-learning. Se establecen:‘a una pasarela de pago, la de
BAC San José cobra un monto de $175 + IVA por matnqula una vez ‘al aro, $50 de
mantenimiento mensual y $1.11 por cada transacciéon. La implementacion esta pensada

para que se realice en un plazo de 5 semanas. s rad i =
El segundo proyecto es el Directorio de proveedores, todos realizados con los servicios

relacionados con la correduria a los cuales se les pueda vender un espacio medlap‘te el
pago de un costo mensual para que los corredores puedan ver la informacién y

contactarlos. La implementacién de este proyecto tiene ningtn costo adiciona}l, que la
pagina web de la Camara. Se deben establecer los requisitos, la propuesta visual, los

formularios, la implementacién, todo ello mediante la asignacién de tareas.

El Sr. Dario Jiménez recomienda incluirle a cada proveedor un espacio de resefias y de un
sistema de calificacién por el servicio brindado por parte de los corredores.

La Sra. Esquivel presenta mocién la aprobacién del proyecto para iniciar con toda la
configuracién del sitio y la compra de las licencias por un monto total de $511,00 ($.19'9,00
Erdahs y $300 Vimeo y $12,00 por mes para el hosting para montar el subdominio de

tienda)
La Sra. Ménica Lépez agradece al Sr. Wong por el apoyo brindado.

ACUERDO 286-2024: Por unanimidad se aprueba el proyecto para comercializar
servicios e iniciar con toda la configuracién del sitio y la compra de las licencias por
un monto total de $511,00 ($199,00 Erdahs y $300 Vimeo y $12,00 por mes para el
hosting para montar el subdominio de tienda) Queda en firme.

7.2. La Sra. Esquivel consulta qué se iba a hacer con las libretas y demas que se llevaran

a Panama. Asimismo solicita saber cuanto ha sido la ganancia con la venta de los
paraguas, a fin de comprar productos para tenerlos en el sitio web de la Camara a

disposicién de los asociados. -

El Sr. Dario Jiménez informa que las ganancias de mercadeo son ¢230.000 mas ¢59.697.

La Sra. Kattya Esquivel presenta mocién para que la Junta Directiva apruebe utilizar las
ganancias de mercadeo y de educacién para utilizarlo en la compra de signos externos para

promocionarlo por medio de la pagina web de la asociacién.

ACUERDO 287-2024: Por unanimidad se aprueba utilizar las ganancias del Comité
Mercadeo y del Comité de Educacién y de educacién para utilizarlo en la compra de
signos externos para promocionarlos en la pigina web de la asociacioén.

7.3. La Sra. Kattya Esquivel indica que hay que avisar a la empresa de contabilidad actual
el cese del contrato y empezar a solicitar ofertas de despachos contables.

El Sr. Dario Jiménez indica que se debe concluir el contrato en enero 2025,

ACUERDO 288- 2024 Por unanimidad se aprueba prescindir el contrato con la actual
empresa de contabilidad para que termine el periodo de contabilidad de la Cimara al

31 de diciembre del 2024.

ACUERDO 289-2024: Por unanimidad se aprueba realizar una sesién de Junta
Directiva el 19 de diciembre del 2024,
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Al ser las 12:20 se retira la Sra. Marianela Sibaja.

ARTICULO OCTAVO: INFORME DE SECRETARIA.

8.1 La Sra. Ménica Lopez Lutz informa que el Sr. Victor Loria no ha enviado a la fecha el
informe de Fiscalia para incluirlo en el acta de asamblea general. Lo anterior, provoca

atrasos en la elaboracion del acta.

ACUERDO 290-2024: Por unanimidad se aprueba elaborar el acta de Asamblea
General sin el informe de Fiscalia por incumplimiento de deberes del Fiscal titular,

Victor Loria Corrales. ACUERDO FIRME.

8.2 La Sra. Ménica Lépez Lutz solicita que se efectiie una nueva grabacién de la central
telefonica de la Camara.

El Sr. Juan Carlos Majano Medina indica que se procedera de conformidad.

8.3 La Sra. Lépez Lutz indica que hubo personas que asistieron a la actividad del 50
Aniversario de la Camara y que no firmaron la lista de asistencia, el cual es un documento
que va a quedar de registro y se desea que quede lo mas claro posible, toda vez que se
cobrara la cuota a aquellas personas que confirmaron asistencia y que no asistieron.

Agrega que ha recibido muy buenos comentarios de la actividad.

ARTICULO DECIMO: OTROS INFORMES:

a. REINCORPORACION-ASOCIADOS:

1 L | Fooo
1 = T —

L 1 1 i 1
socio  nombre apellido condicién sesidescrpcion !
CANCELO3 CUOTAS SOLAMENTE

. cédula - celular comeo .
[2954  [kATHERINE [RODRIGUEZ RODRIGUEZ[70

[60382124 [k @gmai.com [$330 I

Nota: dofia Katheme debe $ 330 ya fue suspendida et 12 de setiembre y cancelo sl dia 04 de diciembre salamente 3 cuotas y desea segur ncorporada i
yo yale envie el conreo del montoy el praceso pero estoy alaespera del pago de$ 160, tambien le dlje que podia hacer un ameglo de paga

ACUERDO 291-2024: Por unanimidad se rechaza solicitud de reincorporacién de
Katherine Rodriguez Rodriguez por no estar al dia en el pago de las cuotas de

afiliacion a la CCCBR.
b. INCORPORACION
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POSTULANTES JUNTA DIRECTIVA ACTA 1405 12 DICIEMBRE 2024

- J 5l eleféno - Correo - Estatus -~
T Caroﬁz;:':tn;:::.-\lfzm 187591540 ccalvo8 3@ gmail com Dacs completo
2 Catalina Pulgarin Serna 62974200 catalinacr,ml’r:;zmaﬂ e Docs completo
3 Dennis Amador Quiros 84700208 dennizzagafing emad cam Docs completo
4 Desireé Sherrill 85968742 desishetull @ hotraail ¢om Docs completo
5 Jose Arias Rodriguez 83297855 tealstatesolera i gmail com Docs completo
6 Karna Solis Quirés 85882697 ksolis & terraquea com Docs completo
7 Karla Serrano Cooper 88472232 karlacooper86@gmail com Docs completo
8 Mauricio Urefia Vega 88962270 mau vy g amail ¢om Docs completo
9 Oscar Orozco Solis 87124543 pscarrarobienestaices .r_f,;_:;;.q-l com - Docs completo
10 Sianny Barrios Moreno 84788305 siannybarrios @ gmail com Docs completo
11 Yijie Xie Luo 83388565 drinko @ gmail com Docs completo

ACUERDO 292-2024: Por unanimidad se aprueba la solicitud de incorporacién de l‘as
personas indicadas en la lista anterior a la CCCBR. Proceda la Administracién segan

corresponda.

c. DESAFILIACION-ASOCIADOS:

'DESAFILIACIONES nov-14
socic  nombre apellido cédula  cellar comeo : condiclén sesldescripcion
3687 ANDREA G ]ACU‘U\ ZOCH 113270549 |BBB75353 |andreazoch@gmail.com AL DIADIC aldla

ACUERDO 293-2024: Por unanimidad se aprueba la desafiliacién de Andrea G. Acuiia
Zoch, carnet niimero 3687 a la Cimara Costarricense de Corredores de Bienes Raices,
se deberd remitir un formulario donde se indique porqué se desafilia y donde
devuelvan el carné de asociado y sepa que no podra utilizar el logo de la asociacién.
Proceda la Administracién segiin corresponda. ACUERDO FIRME.

d. SUSPENSION POR MOROSIDAD

SUSPENCIONES

socio  nombre apellido cédula  celular  coreo condicién sesidescripcion

2257 RICARDO LARGAESPADA SALAS (108560800 (87682105 [dclasa@gmal.com $180 solicito desafiliacion pero debe $180
JOSE

3461 ALEXANDER |ORTIZ LEIVA 303840058 [BB081717  |alexorliz1804 @icloud.com MOROSO Solicito desafillacion pero debe $270

3875 |eRicK CORRALES URERA 111610808 72556707 |equegue@gmai.com AL DIA SEP solicita desafiliacién pero debe $120

ACUERDO 294-2024: Por unanimidad se aprueba la suspension de los asociados
contemplados en la lista anterior a la CCCBR, por morosidad en el pago de sus
obligaciones con la asociacién. En caso de reincorporarse, deben pagar las cuotas
pendientes de pago més la cuota de incorporacién a la CCCBR.

Al ser las 13:32 horas el mismo dia, se da por terminada la sesion de Junta Directiva.
(W%@Q @7 ' %,f

Sr. Juan Carlos Majano Medina, Presidente / Sra. Ménica Lopez Lutz, Secretaria. Ultima

linea.
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